Bucchi Atgusto

Da: : Zanoni Roberto

Inviato: : domenica 22 novembre 2020 15:00

A: Bucchi Augusto

Oggetto: I: PROVINCIA DI RAVENNA - ASSICURAZIONE DRONE

Mi protocolli la mail per I’assicurazione del drone

Da Righi Matteo
Inviato: giovedi 19 novembre 2020 12:03 .
Provincia di Ravenna

A: 'Iacopo_Fabbretti' PG - ARCHIVIO GENERALE
Cc: Zanoni Roberto N. 0029194 del 23/11/2020
Oggetto: R: PROVINCIA DI RAVENNA - ASSICURAZIONE DRONE Class: 16-02 Fasc: 2020/

Ahgn WA

grazie peril riscontro.

Procederemo quindi all’adozione della determina e al pagamento del premio direttamente alla compagnia
UNIPOLSAI (tramite I’agenzia Assicoop Romagna Futura, Via Faentina 106, Ravenna).

Vi comunicheremo a breve il CIG.

Saluti

Matteo Righi

Provincia di Ravenna
Servizio Provveditorato
Tel. 0544 - 258205

Da Iacopo Fabbretti [mailto:iacopo. fabbrettn@aon |t]

Inviato: giovedi 19 novembre 2020 11:34

A: Righi Matteo

Cc: SIMONA ANANIA

Oggetto: R: PROVINCIA DI RAVENNA - ASSICURAZIONE DRONE
Priorita: Alta

Buongiorno Matteo,

La Compagnia ha declinato la possibilita di fornire una seconda quotazione mantenendo invariate le condizioni
economico normative. Per tanto siamo a confermarvi quanto anticipato ieri, ovvero lo sconto felice esito del 10%
sull'imponibile sulla polizza KASKO, ma aumentando lo scoperto dal 10 al 20% (variazione gia comunque
formalizzata lo scorso anno all’interno della quotazione fornita dalla Compagnia). Sempre come anticipato,
rimangono valide le osservazioni sotto riportate, in particolare I'esiguita degli importi dei premi corrisposti alla luce
dell’attuale situazione di mercato che vede un innalzamento dei costi e una riduzione dei player per questa tipologia
di rischio.

Comunichiamo dunque la disponibilita da parte della Compagnia al rinnovo dei contratti per una ulteriore annualita
assicurativa (periodo 27/11/2020-27/11/2021) mediante I'emissione di nuovi contratti alle medesime condizioni
normative in corso, fatta eccezione per la copertura Corpi che nella seconda annualita avra una franchigia 20%. In
merito alla clausola "Felice esito", ovvero lo sconto 10% sull'imponibile della KASKO, verra creata - successivamente
al sottostante incasso dei nuovi premi - un'appendice di rimborso ad hoc. Per tanto gli importi dei premi-annui lordi
saranno rispettivamente: '

e 2559/19/171517329 Polizza RCT/O € 384,00 annui lordi;
o 2559/20/17151?339 Polizza KASKO € 339,00 annui lordi;

1



o Perun totale complessivo di € 723,00 annui lordi.

Successivamente all'incasso verra creata un’appendice di regolazione a rimborso, di importo di € - 31,50 (salvo
diversi arrotondamenti da parte della Compagnia).

Restiamo dunque in attesa di conferma a procedere da parte tua con l'ordine fermo di copertura, unitamente
all’indicazione dei CIG.

Resto a disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, e saluto cordialmente.

lacopo Fabbretti | Senior Assistant Account
Geography - Public Entities

Aon

Palazzo de’ Toschi — via De’ Toschi, 4 | 40124 Bologna
Tel: +39 051 0407105

iacopo.fabbretti@aon.it

- Aon S.p.a.| N° Rui E000564103

aon.it | Linkedin

This email message, including any attachment(s), is intended only for the named recipient(s) and may contain confidential, proprietary or legally
privileged information. '

Unauthorized individuals or entities are not permitted access to this information. Any dissemination, distribution, disclosure; or copying of this
information is unauthorized and strictly prohibited. If you have received this message in error, please advise the sender by reply email, and delete
this message and any attachments.

Da: lacopo Fabbretti

Inviato: mercoledi 18 novembre 2020 17:20

A: Righi Matteo <MRighi@mail.provincia.ra.it>

Cc: SIMONA ANANIA <simona.anania@aon.it>

Oggetto: R: PROVINCIA DI RAVENNA - ASSICURAZIONE DRONE
Priorita: Alta

Ciao Matteo,

Stiamo ancora trattando con la Compagnia in quanto ci aveva riscontrato, dopo diversi solleciti, venerdi scorso
confermandoci lo sconto felice esito del 10% sull'imponibile sulla polizza KASKO, ma aumentando lo scoperto dal 10
al 20%. Pur non essendo una condizione che va a modificare le osservazioni sotto riportate, abbiamo richiesto
ulteriore quotazione lasciando invariato il normativo, anche in ottica di offrirvi una alternativa. Li ho sollecitati
telefonicamente questa mattina e mi hanno assicurato un riscontro definitivo entro domani mattina, anche se
hanno sottolineato che la Direzione non € incline a modifiche delle quotazioni effettuate, anche in considerazione
dei punti 1,2 e 4 sotto esposti nella mia email del 22/10.

Ti aggiorno con una email definitiva domani mattina cosi puoi procedere con la determina, resto a disposizione per
ulteriori chiarimenti e saluto cordialmente.

lacopo Fabbretti | Senior Assistant Account
Geography - Public Entities

Aon -

Palazzo de’ Toschi — via De’ Toschi, 4 | 40124 Bologna
Tel: +39 051 0407105

iacopo.fabbretti@aon.it

Aon S.p.a.| N° Rui E000564103

aon.it | Linkedin

This email message, including any attachment(s), is intended only for the named recipient(s) and may contain confidential, proprietary or legally .
privileged information.

Unauthorized individuals or entities are not permitted access to this information. Any dissemination, distribution, disclosure, or copying of this
information is unauthorized and strictly prohibited. If you have received this message in error, please advise the sender by reply email, and delete
this message and any attachments.

Da: Righi Matteo <MRighi@mail.provincia.ra.it>
Inviato: lunedi 16 novembre 2020 09:25




